
Departamento de Expedientes RedClaimer <celiaredclaimer@gmail.com>

Fwd: Asturiana de Zinc
1 mensaje

Bachari Mohamed Salem Labeid <b.laabeid1@labeidenergy.com> 8 de noviembre de 2025, 12:37
Para: elupianez@redclaimer.es, expedientes@redclaimer.es, azicilla93@gmail.com

---------- Forwarded message ---------
De: Bachari Mohamed Salem Labeid <b.laabeid1@labeidenergy.com>
Date: lun, 13 oct 2025, 9:25
Subject: Asturiana de Zinc
To: <jrequejo@zambudio.es>, <mjconesa@zambudio.es>, <ajlopez@nodocomunicaciones.es>

Muy buenos días.

Con Este mail les informo de nuestra retirada del proyecto Asturiana de Zinc.

Por los siguientes hechos:

1. Se nos impide producir por una reparación de bloques de norte a sur que no estaba acordada en nuestro trato.
2. Tanto María Jesús como Frugencio lo admiten en una llamada los tres. Acordamos que Labeid Energy Facturará
las horas a Nodo. María Jesús tiene una ausencia laboral debido a un asunto personal y queda como Responsable
Antonio. Antonio nos comunica que por 150 horas ( recontadas con su encargado Frugencio) nos quiere pagar un
importe máximo de 800€. Importe que supone a 7€ y algo  por hora. Lo que es totalmente inaceptable por nuestra
parte.

3. La facturación de los jueves sufre mucho retraso. La primera tardó más de dos semanas en entrar y la segunda a
día de hoy aún no ha entrado.

4. Se decide que nos vamos a Toledo, hablamos con la propietaria de nuestro piso en Avilés y le comunicamos que
nos vamos. El pasado domingo ( día que los chicos ya tenían recogido todo para irnos el lunes) nos comunica
Antonio que no. Que seguimos en Asturiana de Zinc.

5. En el campo siempre se sale con algo nuevo, primero alineación de bloques este a oeste, después una medida
entre maestras de 282, después una medida entre bloque y parte superior de módulo a 51'5 cm , luego alineación de
bloques de norte a sur, después las grapas tienen que estar alineadas aunque el terreno esté como está. Finalmente
hoy se nos impide terminar nuestra labor porque su responsable no comunicó que trabajamos.
6. ¿Y las horas de hoy? Si la culpa no es nuestra deberíamos de facturarse las a nuestro precio de hora. Debido a la
experiencia con las anteriores ya no podemos fiarnos en seguir adelante de esta forma.

7. A día de hoy después de un mes de trabajo, ni siquiera tenemos firmado un contrato ya que el mismo requería
actualización..

Por favor, les invito a darle una vuelta a la situación y que si les interesa le busquen solución ya que nosotros no
podemos seguir así. Necesitamos orden, compromiso y cumplimiento.

Quedo pendiente de su respuesta, gracias y buen día.

Atentamente,
Bachari Labeid.
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